



Åmot kommune

Enhet for Plan - Byggesak - Geodata

Arkivsak: 2024/1222

Saksbehandler: Caroline Sand

Kommunal planstrategi for Åmot kommune 2024-2027 - Sluttbehandling

Utvalg	Utvalgssaksnr.	Møtedato
Formannskapet	2024/56	09.10.2024
Kommunestyret	2024/65	23.10.2024

Vedlegg

- 1 Revidert forslag til kommunal planstrategi 2024-2027
- 2 Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning
- 3 Uttalelse fra NVE
- 4 Uttalelse fra Mattilsynet
- 5 Uttalelse fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
- 6 Uttalelse fra Forsvarsbygg
- 7 Uttalelse fra Bane NOR
- 8 Uttalelse fra Statsforvalteren i Innlandet
- 9 Uttalelse fra Innlandet fylkeskommune

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

Kommunestyret vedtar revidert kommunal planstrategi for Åmot kommune 2024-2027 i henhold til plan- og bygningsloven § 10-1.

Formannskapets behandling i møte 09.10.2024:

Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet 09.10.2024:

Kommunestyret vedtar revidert kommunal planstrategi for Åmot kommune 2024-2027 i henhold til plan- og bygningsloven § 10-1.

Kommunestyrets behandling i møte 23.10.2024:

Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret 23.10.2024:

Kommunestyret vedtar revidert kommunal planstrategi for Åmot kommune 2024-2027 i henhold til plan- og bygningsloven § 10-1.

Bakgrunn

Åmot kommune v/kommunestyret skal i henhold til plan- og bygningsloven § 10-1 utarbeide og vedta en kommunal planstrategi minst en gang i hver valgperiode, og senest ett år etter konstituering.

Forslag til planstrategi skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling for å innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner, samt allmennheten. Dette ble gjennomført i perioden 03.07.2024-16.08.2024 på bakgrunn av at Åmot kommunestyre den 26.06.2024 vedtok å sende forslag til kommunal planstrategi for Åmot kommune 2024-2027 på offentlig høring. Innlandet fylkeskommune ba om mer tid til å komme med en uttalelse, og fikk utsatt frist til den 23.08.2024.

En kommunal planstrategi bør omfatte en drøfting av kommunens samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. I forbindelse med en vurdering av kommunens planbehov skal kommunal planstrategi ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller videreføres. Det skal også vurderes behov for å igangsette arbeid med nye planer, og om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.

En kommunal planstrategi er imidlertid ikke en plan, og er derfor ikke en arena for å vedta mål og strategier, men å drøfte utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon som grunnlag for å vurdere planbehovet i valgperioden. Planstrategien er retningsgivende for kommunens planlegging og har ingen direkte rettsvirkning for kommunens innbyggere. Det kan ikke fremmes innsigelse til kommunal planstrategi.

I fremlagte forslag til kommunal planstrategi vises hvilke planbehov som er foreslått prioritert i inneværende kommunestyreperiode på bakgrunn av tilgjengelige ressurser og hvilke utviklingstrekk og hovedutfordringer Åmot kommune står overfor, samt lovpålagte krav. Hovedkonklusjonen i forslaget til kommunal planstrategi er at det anbefales å rullere kommuneplanens samfunnsdel, men ikke kommuneplanens arealdel i gjeldende kommunestyreperiode. I arbeidet med rulling av kommuneplanens samfunnsdel vil man kunne bygge videre på kunnskapsgrunnlaget i planstrategien. I planstrategien anbefales det også å utarbeide sektorplaner for hver sektor og flere andre planer som fremgår av listen over de anbefalt prioriterte planoppgavene. Flere av de anbefalte planoppgavene er allerede i prosess, som f.eks. klima- og energiplanen og trafikksikkerhetsplanen.

Vurdering

I forbindelse med høringen av den kommunale planstrategien har det kommet inn 8 høringsuttalelser. Disse er oppsummert og vurdert i tabellen under. Forslaget til kommunal planstrategi som nå legges frem for sluttbehandling har blitt revidert på bakgrunn av de innkomne uttalelsene.

Høringsinstans	Oppsummering	Vurdering
Direktoratet for mineralforvaltning, 08.07.2024	<p>Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) viser til de nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging, og anbefaler at det gjøres en vurdering av om eksisterende plangrunnlag i tilstrekkelig grad sikrer god og langsiktig forvaltning av kommunens ressurser.</p> <p>DMF anbefaler at mineralressurser tas med som et tema ved rullering av kommuneplanens samfunnsdel.</p> <p>DMF ber kommunen om å vurdere om det er behov for en temaplan for mineralressurser og en masseforvaltningsplan.</p> <p>DMF viser for øvrig til at kommuneplanens arealdel er et viktig verktøy for å synliggjøre mineralressurser og masseuttak.</p>	<p>Kommunen har en georessursplan fra 1995, som fremdeles er aktuell. Denne er vurdert til å kunne beholdes.</p> <p>Behovet for mineralressurser som et tema vil bli vurdert.</p> <p>Kommunen har som nevnt en georessursplan.</p> <p>Som det fremgår av planstrategien, legges det ikke opp til revisjon av arealdelen i inneværende kommunestyreperiode.</p>
Norges vassdrags- og energidirektorat, 10.07.2024	<p>Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) anbefaler at kommunen identifiserer hvilke tidligere vedtatte arealplaner som med dagens kunnskap om klimaendringer, naturfare og vassdragsmiljø ikke ville blitt godkjent for videre utbygging. NVE anbefaler at det gjennom planstrategien tas stilling til om disse tidligere vedtatte arealplanene skal oppheves eller endres.</p> <p>NVE anbefaler at klimaendringer og naturfare vies ekstra oppmerksomhet i arbeidet med overordnet beredskapsplan.</p> <p>NVE påpeker at det er viktig å avsette store nok og sammenhengende arealer til å håndtere naturfare og gjennomføre sikringstiltak, spesielt ved utbygging. Helhetlig forvaltning av nedbørsfelt er også blitt viktigere med tanke på klimaendringer. Vassdrag med kantsoner er viktig for mange arter, både som levesteder og som vandringskorridorer. Menneskelige inngrep i slike områder kan derfor innebære uopprettelig tap av naturmangfold.</p>	<p>I forbindelse med forrige revisjon av kommuneplanens arealdel ble det gjort en grundig gjennomgang av alle arealplaner i kommunen. 53 gamle bebyggelses- og reguleringsplaner ble i den sammenheng opphevet. Samtidig ble det lagt krav om ytterligere utredninger av f.eks. naturfare over eksisterende arealplaner. Dette vurderes derfor som tilstrekkelig på et overordnet nivå som planstrategien skal være.</p> <p>Tas til etterretning. Vil vurderes i arbeidet med beredskapsplanen.</p> <p>Åmot kommune påser at naturfare og overvannshåndtering utredes i arealplanlegging. I kommuneplanens arealdel er det for øvrig avsatt faresoner for flom og skred, samt byggeforbudssoner langs vassdrag.</p>

Forsvarsbygg, 10.07.2024	Forsvarsbygg viser til de nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging, og langtidsplanen for Forsvaret. Rena leir skal videreutvikles og opprettholdes som base for Forsvarets spesialkommando, og Forsvarsbygg forventer at dette tas hensyn til i de kommende planarbeidene. Forsvarsbygg trekker også frem totalforsvaret, som omfatter gjensidig støtte og samarbeid mellom forsvarssektoren og det sivile samfunnet knyttet til hendelser i fred, krise og krig.	Reguleringsplaner for RØ, Rødsmoen og Landsørkje har blitt revidert de senere årene for å tilrettelegge for Forsvarets behov. I en forsvarskommune som Åmot vil det måtte tas hensyn til både Forsvaret og sivilsamfunnet i den kommende planleggingen.
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mattilsynet forventer at kommunen ivaretar drikkevann i planleggingen, og at planverk gjennomgås for å se om det er behov for rullering.

Mattilsynet skriver at forslaget til planstrategi ikke viser til regional plan for vannforvaltning 2022-2027 for Innlandet og Viken vannregion, og at denne planen bør nevnes.

Mattilsynet synes det er mange planer i forslaget til planstrategi, og anbefaler at kun strategiske temaplaner tas med i planstrategien slik at den holdes på et overordnet nivå.

Mattilsynet skriver at de ikke er enige i prioriteringen/rekkefølgen for planer i forslaget til planstrategi.

Mattilsynet er enig med kommunen om at kommuneplanens samfunnsdel bør rulleres i kommunestyreperioden. Mattilsynet mener imidlertid at også arealdelen bør rulleres i kommunestyreperioden.

Mattilsynet påpeker at drikkevannsforsyning er kritisk infrastruktur og må tas med i vurdering av samfunnssikkerhet i kommuneplanen. Det er f.eks. viktig med hensynssoner over råvannskilder og tilsigsområder. Kommunen må gjøre vurderinger av hvilken beskyttelse som er nødvendig for vannverkene, også med tanke på klimaendringer.

I tillegg til ivaretagelse av drikkevannskilder med tilhørende infrastruktur nevner Mattilsynet at det er viktig å sikre dyrevelferd (vilttrekk og områder viltet kan være i fred) og fiskevelferd (gyteområder og frie vandringsveier).

Mattilsynet savner informasjon om planreserve for boliger og fritidsboliger i planstrategien, og mener det kan være behov for en «planvask».

Mattilsynet savner en rullering av helhetlig ROS i planstrategien. Helhetlig ROS skal omfatte leveringssikkerhet i vannforsyningene.

Som det fremgår av forslaget til planstrategi legges det opp til en rullering av hovedplanen for VA i denne kommunestyreperioden.

Under kap. om regionale føringer i forslaget til planstrategi står det om regionale planer. Der står vannforvaltningsplaner nevnt som et eget punkt.

Kommunen har som mål å holde planstrategien på et overordnet nivå.

Listen over planoppgaver står ikke i prioritert rekkefølge, men i alfabetisk rekkefølge.

Som det fremgår av forslaget til kommunal planstrategi fungerer arealdelen godt også i dag. Åmot kommune har derfor valgt å prioritere samfunnsdelen i denne kommunestyreperioden.

Det ligger allerede hensynssoner over de fleste offentlige vannverkene i gjeldende arealplaner. Det jobbes med vurderinger av vannverkene i forbindelse med utarbeidelse av en egen risiko- og sårbarhetsanalyse for vann og avløp (VA-ROS).

Tas til orientering. Dette vil bli vurdert der det er naturlig.

Detaljerte opplysninger om planreserve finnes i arealdelen, mens en grov oversikt finnes under «Arealbruk» i planstrategien. Se også merknad under NVEs uttalelse.

Helhetlig ROS er ikke tatt med i planstrategien, siden den ikke er en plan. Det jobbes imidlertid med en helhetlig ROS, som har vært på høring hos bl.a. Mattilsynet. Svikt i vannforsyning er et tema i helhetlig

	<p>Mattilsynet registrerer at kommunen planlegger rullering av hovedplan VA, men savner informasjon om gjeldende hovedplan for VA. Mattilsynet mener at hovedplanen for VA bør rulleres først etter at kommunen har rullert arealdelen.</p>	<p>ROS. Det jobbes også med en egen VA-ROS.</p> <p>Hovedplanen for VA som benyttes nå mangler politisk forankring og er flere år gammel. Det er bl.a. derfor behov for rullering. Arealdelen fungerer godt, og det legges derfor ikke opp til rullering av den nå. Kommunen ønsker ikke å vente med hovedplanen for VA.</p>
<p>Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 13.08.2024</p>	<p>Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne nevner at flere av de foreslåtte prioriterte planoppgavene omfatter områder som er aktuelle for deres målgruppe. Rådet ønsker å bli inkludert i planarbeidet, og ber om at dette følges opp.</p> <p>Rådet mener at psykisk helse må prioriteres i de foreslåtte relevante planene, samt at det vurderes om det bør utarbeides en egen plan for psykisk helse.</p> <p>Rådet viser til at FNs bærekraftsmål nr. 3, 4, 5 og 8 er spesielt viktige for deres målgruppe, og ber om at disse blir ivaretatt i de ulike planene.</p>	<p>Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil få mulighet til å medvirke i relevante planprosesser.</p> <p>Kommunen ønsker å få på plass en sektorplan for helse og velferd der psykisk helse vil være et tema, før det evt. blir aktuelt med en egen plan for psykisk helse.</p> <p>FNs bærekraftsmål skal legges til grunn for all planlegging, og de vil derfor være et naturlig tema i flere av planprosessene.</p>
<p>Bane NOR SF, 13.08.2024</p>	<p>Bane NOR er opptatt av at jernbanen vurderes som tema i flere av planene som skal utarbeides i perioden, og vil komme med innspill ved varsel om planoppstart.</p>	<p>Uttalelsen tas til orientering.</p>

<p>Statsforvalteren synes at Åmot kommune på en god måte har knyttet bærekraftsmålene til status i kommunen, og at planstrategien bygger på et grundig kunnskapsgrunnlag.</p> <p>Planstrategien skal egentlig inneholde en oversikt over behovet for ordinære og tilpassede boliger for vanskeligstilte, jf. boligsosialloven. Statsforvalteren registrerer at kommunen planlegger å utarbeide en boligsosial temaplan, og regner med at kommunen gjennom dette arbeidet vil få en oppdatert oversikt. Statsforvalteren anbefaler allikevel en synliggjøring i planstrategien.</p> <p>Statsforvalteren synes det er positivt at klima er beskrevet i planstrategien, men ønsker at energisituasjonen med fordel kan beskrives noe mer.</p> <p>Statsforvalteren savner en synliggjøring og analyse av regionalt samarbeid i Sør-Østerdalsregionen i planstrategien.</p> <p>Statsforvalteren oppfordrer kommunen til å synliggjøre samfunnssikkerhet og beredskap som et eget punkt i planstrategien og som grunnlag for øvrige planer som omtales der det er naturlig.</p> <p>Statsforvalteren støtter kommunens forslag om å rullere kommuneplanens samfunnsdel. Statsforvalteren er også positiv til at det åpnes for en mindre endring av kommuneplanens arealdel i forbindelse med meklingsforliket i reguleringsplanen for Birkenåsen, og forventer at dette følges opp.</p> <p>Statsforvalteren minner om at det er mulig å gjøre avgrensninger i revisjon av arealdelen og ta deler eller tema som revideres uten at hele arealdelen revideres, og nevner sentrumsutvikling med tema om fortetting og transformasjon som et eksempel.</p> <p>Statsforvalteren ber om at det kommer tydeligere frem i planstrategien hvilke vurderinger som er gjort i forhold til behovet for oppheving eller revisjon av gjeldende planer på bakgrunn av klimaendringer.</p>	<p>Tas til orientering.</p> <p>Det jobbes med en oversikt, og dette vil tas opp i forbindelse med utarbeidelse av boligsosial plan.</p> <p>Tas til etterretning. En beskrivelse av kraftstrategien er innarbeidet i planstrategien.</p> <p>Tas til etterretning. En beskrivelse av regionalt samarbeid er innarbeidet i planstrategien.</p> <p>Samfunnssikkerhet og beredskap er allerede et eget punkt i forslag til planstrategi. En beskrivelse av overordnet beredskapsplan er imidlertid blitt innarbeidet i planstrategien. Samfunnssikkerhet og beredskap blir også et tema i flere av planene fremover.</p> <p>Tas til etterretning. Meklingsforliket vil bli fulgt opp.</p> <p>Tas til orientering.</p> <p>Se merknad til NVEs høringsuttalelse.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Statsforvalteren er positiv til at kommunen legger opp til rullering av klima- og energiplanen.</p> <p>Statsforvalteren mener at det er viktig at kommunen har et godt samarbeid med Forsvaret i sitt planarbeid, spesielt knyttet til helhetlig ROS og øvrig arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Statsforvalteren oppfordrer til felles planer der det er naturlig, og spesielt knyttet til ROS-analyse av betydning av å ha Forsvaret til stede i kommunen.</p> <p>Statsforvalteren er også positiv til at kommunen legger opp til utarbeidelse av en landbruksplan, og skriver at ivaretagelse av dyrka mark bør være et tema i planen. Statsforvalteren ber kommunen vurdere om planen kan utarbeides som en kommunedelplan etter pbl.</p> <p>Statsforvalteren registrerer at kommunen legger opp til utarbeidelse av en egen folkehelseplan. Statsforvalteren nevner at en annen måte å gjøre det på er å innarbeide mål og strategier for folkehelsearbeidet i kommuneplanens samfunnsdel, og videre med tiltak i sektorplanene for å sikre et overordnet og tverrfaglig perspektiv.</p> <p>Statsforvalteren råder kommunen til å se flere av de foreslåtte planene i sammenheng for å få en større helhet og effektivisere planarbeidet. Statsforvalteren minner i den sammenheng om at det er styrkede krav til samarbeid og samordning i forhold til planarbeid innen helse- og oppvekstsektorene.</p>	<p>Tas til orientering.</p> <p>Tas til etterretning. Det er allerede et godt samarbeid med Forsvaret, bl.a. i forhold til overordnet ROS.</p> <p>Kommunen har vurdert at landbruksplanen bør være en temaplan.</p> <p>Tas til orientering. Ved hjelp av en folkehelseplan vil det tverrfaglige folkehelsearbeidet bli mer treffsikkert og forankret med utspring i kommunens planstrategi og kommuneplan. Det langsiktige målet er å bruke sektorplaner til utarbeidelse av folkehelseiltak.</p> <p>Tas til orientering. Behovet for sammenslåing av planer blir vurdert fortløpende.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fylkeskommunen anbefaler å bruke KDDs nettsider og areal- og naturregnskapet for Innlandet i arbeidet med arealstrategien i samfunnsdelen. Areal- og naturregnskapet vil også være et nyttig verktøy til «planvask» den dagen arealdelen skal rulleres.

Fylkeskommunen ber kommunen vurdere å beskrive samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SBAT) tydeligere.

Fylkeskommunen anbefaler en synliggjøring av samarbeid i Sør-Østerdalsregionen.

Fylkeskommunen støtter rulling av samfunnsdelen, og vurderingen om at arealdelen må utsettes for å frigjøre kapasitet til de prioriterte planene. Fylkeskommunen synes kunnskapsgrunnlaget og bærekraftsmålene er godt beskrevet, samt at tabellen over prioriterte planoppgaver gir god oversikt og kan brukes som eksempel for andre planstrategier.

Fylkeskommunen skriver at det er viktig å sikre en god helhetlig plan for etablering av møteplasser/aktivitetsområder, og at tiltakene kan sees i sammenheng med spillemiddelordningen og tiltak i statlig sikra friluftslivsområder.

Fylkeskommunen ber om at kulturmiljøfokus inkluderes under FNs bærekraftsmål nr. 11 ved å legge til ordene «ivaretagelse av kulturmiljøverdier» til slutt i setningen.

Fylkeskommunen anbefaler at kommunens historie og kulturmiljøressurser synliggjøres som grunnlag for videreutvikling av bærekraftig reiseliv under punktet «Næringsutvikling – Turisme».

Fylkeskommunen er tilfreds med at ivaretagelse av kulturminner og kulturmiljøer er nevnt under utfordringer knyttet til klima og miljø, og skriver at dette også vil kunne følges opp i klima- og energiplanen og i ROS-arbeidet.

Fylkeskommunen anbefaler at revisjon av kulturminneplanens handlingsprogram

Tas til orientering.

Dette inngår i flere av temaene som omtales i planstrategien. Kommuneplanens arealdel fungerer godt også med tanke på SBAT. Kommunen vurderer at dette er tilstrekkelig i planstrategien.

Tas til etterretning. En beskrivelse av regionalt samarbeid er innarbeidet i planstrategien.

Tas til orientering.

Tas til orientering. Dette er noe kommunen jobber med i flere sammenhenger.

Tas til etterretning. Forslaget er innarbeidet i planstrategien.

Kommunen har en egen kulturminneplan og estetisk veileder for Rena sentrum. Dette vurderes som tilstrekkelig.

Tas til orientering.

Handlingsprogrammet vil bli revidert, men ligger ikke inne i planstrategien

	<p>legges inn som en prioritert planoppgave i planstrategien, siden planprogrammet gjaldt fram til 2020.</p> <p>Fylkeskommunen savner en egen folkehelseoversikt, slik folkehelseloven krever. Fylkeskommunen anbefaler å bruke resultatene fra folkehelseundersøkelsen fra 2023 som er tilgjengelig på innlandsstatistikk.no i kunnskapsgrunnlaget.</p> <p>Fylkeskommunen savner en egen beskrivelse av folkehelseplanen i planstrategien.</p> <p>Fylkeskommunen anbefaler at kommunen vurderer å utarbeide en ny/revidert trafikksikkerhetsplan basert på nytt innhentet kunnskapsgrunnlag.</p>	<p>siden selve kulturminneplanen ikke skal rulleres.</p> <p>Det jobbes med oversiktsdokumentet i folkehelse. Kommunen bruker allerede folkehelseundersøkelsen og annen statistikk i arbeidet.</p> <p>Tas til etterretning. En beskrivelse av folkehelseplanen er innarbeidet i planstrategien.</p> <p>Som det fremgår av forslaget til planstrategi jobbes det allerede med en trafikksikkerhetsplan. Planprogrammet for trafikksikkerhetsplanen sammen med et kunnskapsgrunnlag har vært på høring, bl.a. hos Innlandet fylkeskommune. Planprogrammet ble vedtatt av kommunestyret den 26.06.2024.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konklusjon

Kommunedirektøren anbefaler på bakgrunn av sakens vurdering og endringer utført etter høringsperioden, at revidert kommunal planstrategi for Åmot kommune 2024-2027 vedtas i henhold til plan- og bygningsloven § 10-1.